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§ 151
Poikkeamishakemus Santalahti,​ Tervatehtaanraitti 6,​ seinän osan purkaminen

TRE:2163/10.03.01/2026

Valmistelija / lisätiedot:
Karppinen Elina

Valmistelijan yhteystiedot
Toimistoarkkitehti Merja Kinos,​ puh. 040 481 2571,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi 

 

Lisätietoja päätöksestä
Hallintosihteeri Jonna Koivumäki,​ puh. 040 124 1626,​ etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Nurminen Mikko,​ Johtaja

Päätösehdotus
Myönnetään tontille 837-​221-​1240-​1 lupa saada poiketa asemakaavan 
suojelumääräyksestä hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien 
periaatteiden mukaisesti Santalahden kaupunginosassa,​ osoitteessa 
Tervatehtaanraitti 6.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä,​ kun tämä päätös on saanut 
lainvoiman. Päätöstä vastaavaa lupaa on haettava poikkeamisluvan 
voimassaoloaikana.

Perustelut
Poikkeamispäätös RakL 57 §:n AKL 57 § mom 2 säädöksen mukaisesta 
asemakaavan suojelumääräyksestä.

Vanhan tehdasrakennuksen seinän osa on romahtamisvaarassa ja osa 
seinästä tulee turvallisuussyistä purkaa.

HAKIJA ON ANTANUT ERITYISET SYYT POIKKEAMISELLE

”Vanha tiilisen paperitehdasrakennus on alkanut käynnissä olevan 
kaavamuutoksen aikana rapistua uhkaavasti tietyiltä osin 
sääsuojauksesta huolimatta. Poikkeamislupaa haetaan 
romahtamisvaarassa oleville seinäosille liitteenä olevan asemapiirroksen 
mukaisesta kulmasta. Kaavamuutoksen käynnissä ollessa haetaan lupaa 
rakennuksen osittaiseen purkamiseen rakennuksen vaarallisen 
romahduksen välttämiseksi.”

KUULEMINEN
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1.  

2.  
3.  

4.  

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapurit on kuultu myös 
rakentamislupaa varten. Hakemus on kuulutettu Aamulehdessä 23.4.
-​15.5.2026. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

POIKKEAMINEN

Tontin 1240-​1 rakennukselle on annettu suojelumääräys (sr-​19),​ jonka 
mukaan rakennusta ei saa purkaa. Siitä poiketen rakennuksen seinän osa 
puretaan turvallisuussyistä.

Poikkeaminen voidaan erityisestä syystä myöntää,​ mikäli se ei RakL 57 §:n 
mukaisesti

aiheuta haittaa kaavoitukselle,​ kaavan toteuttamiselle tai alueiden 
käytön muulle järjestämiselle;​
vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;​
vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien 
tavoitteiden saavuttamista;​ tai
johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin 
aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö-​ tai muita vaikutuksia.

 

ASEMAKAAVOITUS

Tontti sijaitsee Santalahden entisellä teollisuusalueella rajautuen etelässä 
Tervatehtaanraittiin ja muissa ilmansuunnissa Paperitehtaanpuistoon. 
Tontilla sijaitsee 1890-​luvun lopulta peräisin oleva ja myöhemmin 
useassa osassa laajennettu paperitehdas,​ jolle vuonna 2015 
vahvistuneessa asemakaavassa on annettu suojelumääräys. 

Tehdas on ollut käyttämättömänä kauan,​ ja rakennuksessa on ollut mm. 
ilkivaltaa sekä tulipalo,​ joka tuhosi sen kattorakenteet 2010-​luvun 
lopussa. Vuosien saatossa rakennuksen kunto on heikentynyt niin,​ että 
nyt osa eteläseinästä on vaarassa romahtaa alas aiheuttaen 
turvallisuusriskin. 

Tonttia koskien on jätetty asemakaavamuutoshakemus. 
Kaavamuutoksessa tutkitaan tarkemmin tehdasrakennuksen purkamisen 
mahdollisuutta. Kaavan valmistumiseen menee kuitenkin sen verran 
kauan aikaa,​ että romahtamisvaarassa olevan seinänosan 
turvallisuuskysymys tulee ratkaista sitä ennen. 

Ottaen huomioon hakijan selvityksen,​ saadut lausunnot,​ tontilla vireillä 
olevan asemakaavan sekä rakennusosan poikkeuksellisen heikon 
kunnon,​ poikkeaminen asemakaavan suojelumääräyksestä ei aiheuta 
haittaa kaavoitukselle,​ kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle 
järjestämiselle,​ ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista 
tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 
saavuttamista. Poikkeaminen asemakaavan suojelumääräyksestä ei 
johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta 
merkittäviä haitallisia ympäristö-​ tai muita vaikutuksia.
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Hakijan esittämät erityiset syyt ovat RakL 57 §:n 1 momentin tarkoittamat 
ja kyseisen lainkohdan mukaan hyväksyttävät erityiset syyt poikkeamisen 
myöntämiselle.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia 
yritystalouteen.

Toimivalta: Hallintosäännön 22 §:n 4 momentin 2) kohdan perusteella 
yhdyskuntalautakunta päättää poikkeamisluvista.

LIITTEET:

Kartat: Sijaintikartassa on esitetty rakennuspaikan sijainti ja 
poikkeuslupatilanne. Tontti rajautuu etelässä Tervatehtaanraittiin ja 
muissa ilmansuunnissa Paperitehtaanpuistoon. Kohteen 
kaakkoissuunnalla on kolme aikaisempaa lupahakemusta,​ joille on 
annettu myönteiset päätökset vuosina 2018,​ 2019 ja 2021. Eteläsuunnalla 
on vuonna 2023 myönteisen päätöksen saanut aikaisempi lupahakemus. 
Lounaissuunnalla on kaksi lupahakemusta,​ joille on annettu myönteiset 
päätökset vuosina 2009 ja 2010. Lisäksi kohteen luoteissuunnalla on neljä 
aikaisempaa lupahakemusta,​ joille on annettu myönteiset päätökset 
vuosina 1995,​ 2009,​ 2017 ja 2018.
Asemakaavassa tehdasrakennukselle on annettu suojelumääräys sr-​19: ”
Kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa 
purkaa. Rakennuksessa suoritettavaien muutostöiden tulee olla sellaisia,​ 
että rakennuksen kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. 
Lisärakentamisella ei saa muuttaa rakennuksen räystäskorkeutta eikä 
aiheuttaa muutakaan oleellista muutosta rakennuksen julkisivuun.”
Lausunnot

 Purettava seinän osa sijaitsee rakennuksen etelänpuoleisessa Aineistoa:
osassa.

Lausunnot
Hakemuksesta on saatu lausunto Pirkanmaan maakuntamuseolta sekä 
Lupa-​ ja valvontavirastolta,​ joilla ei ollut huomautettavaa hakemuksesta.

Tiedoksi
Hakija,​ Lupa-​ ja valvontavirasto,​ Pirkanmaan maakuntamuseo

Liitteet
1 Liite YLA 9.6.2026 Kartat
2 Liite YLA 9.6.2026 Lausunnot
3 Liite YLA 9.6.2026 Aineistoa

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Tiedoksi annettu julkisella kuulutuksella 12.6.2026

Muutoksenhakuviranomainen
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Hämeenlinnan hallinto-​oikeus

Tampere
12.06.2026

Jonna Koivumäki
Hallintosihteeri
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Hallintovalitus
§151

Hallintovalitus
Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Rakentamislupa ja sijoittamislupa

Valitusoikeus on:
1) viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla;​
2) sellaisen kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla,​ jonka rakentamiseen 
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;​
3) sillä,​ jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;​
4) kunnalla;​
5) naapurikunnalla,​ jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;​
6) museoviranomaisella,​ jos päätös koskee valtakunnallisesti tai maakunnallisesti 
merkittävää suojeltua rakennuskohdetta.

Valitusoikeus on lisäksi toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhteisöllä,​ jonka 
tarkoituksena on ympäristön-​,​ terveyden-​ tai luonnonsuojelun edistäminen,​ jos 
rakentamislupa koskee rakennusta hankkeessa,​ johon sovelletaan 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia.

Jos rakentamisluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän 
valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävän rakennuksen purkamista,​ 
valitusoikeus rakentamisluvasta on myös Lupa-​ja valvontavirastolla.

Toteuttamislupa

Valitusoikeus on:
1) viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla;​
2) sellaisen kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla,​ jonka rakentamiseen 
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;​
3) sillä,​ jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;​
4) kunnalla;​
5) museoviranomaisella,​ jos päätös koskee valtakunnallisesti tai maakunnallisesti 
merkittävää suojeltua rakennuskohdetta.

Maisematyölupa

Valitusoikeus on:
1) sillä,​ jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;​
2) kunnan jäsenellä;​
3) kunnalla;​
4) naapurikunnalla,​ jonka alueidenkäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;​
5) muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Jos maisematyöluvalla toteutetaan lainvoimaista asema-​ tai yleiskaavaa,​ valitusoikeus 
maisematyöluvasta on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla;​
2) sillä,​ jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
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Purkamislupa

Valitusoikeus on:
1) viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla;​
2) sellaisen kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla,​ jonka rakentamiseen 
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;​
3) sillä,​ jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;​
4) kunnalla.

Kun rakennus on valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävä,​ valitusoikeus 
rakennuksen purkamista koskevasta päätöksestä on myös Lupa-​ ja valvontavirastolla 
ja museoviranomaisella.

Poikkeamislupa sekä rakentamislupa suunnittelutarvealueelle 

Valitusoikeus on:
1) viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja 
haltijalla;​                    
2) sellaisen kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla,​ jonka rakentamiseen 
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;​                    
3) sillä,​ jonka asumiseen,​ työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti 
vaikuttaa;​                    
4) sillä,​ jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 
vaikuttaa;​                    
5) kunnalla;​                    
6) naapurikunnalla,​ jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;​                    
7) muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusoikeus on lisäksi toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhteisöllä,​ jonka 
tarkoituksena on ympäristön-​,​ terveyden-​ tai luonnonsuojelun edistäminen,​ jos 
rakentamislupa koskee rakennusta hankkeessa,​ johon sovelletaan 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia.

Puhtaan siirtymän sijoittamislupa

Valitusoikeus on:
1) viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla;​
2) sellaisen kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla,​ jonka rakentamiseen 
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;​
3) sillä,​ jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;​
4) kunnalla;​
5) naapurikunnalla,​ jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;​
6) Lupa-​ ja valvontavirastolla;​
7) muulla kuin 4–6 kohdassa tarkoitetulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa 
asioissa.

Valitusoikeus on lisäksi toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhteisöllä,​ jonka 
tarkoituksena on ympäristön-​,​ terveyden-​ tai luonnonsuojelun edistäminen,​ jos 
rakentamislupa koskee rakennusta hankkeessa,​ johon sovelletaan 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia.

Maanpuolustukselle tärkeän tuotantolaitoksen sijoittamislupa
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Valitusoikeus on:
1) viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla;​
2) sellaisen kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla,​ jonka rakentamiseen 
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;​
3) sillä,​ jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;​
4) kunnalla;​
5) naapurikunnalla,​ jonka alueidenkäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;​
6) Lupa-​ ja valvontavirastolla;​
7) muulla kuin 4–6 kohdassa tarkoitetulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa 
asioissa.

Valitusoikeus on lisäksi toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhteisöllä,​ jonka 
tarkoituksena on ympäristön-​,​ terveyden-​ tai luonnonsuojelun edistäminen,​ jos 
sijoittamislupa koskee rakennusta hankkeessa,​ johon sovelletaan 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia.

 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain se,​ 
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos hallintopäätöstä on 
oikaisuvaatimusmenettelyssä muutettu tai se on kumottu,​ oikaisuvaatimukseen 
annettuun päätökseen saa kuitenkin hakea muutosta valittamalla myös yllä mainitut,​ 
joiden valitusoikeudesta on erikseen säädetty.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-​oikeudelle ensisijaisesti hallinto-​ ja 
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi

. /hallintotuomioistuimet

Hallinto-​oikeuden yhteystiedot:

Hämeenlinnan hallinto-​oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valitusaika

Päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella Tampereen kaupungin 
verkkosivuilla (www.tampere.fi/ilmoitustaulu). Tiedoksisaannin katsotaan 
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitus on 
tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista,​ tiedoksisaantipäivää lukuun 
ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ 
joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus

Valituksessa,​ joka on osoitettava valitusviranomaiselle,​ on ilmoitettava

-​ valittajan nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja muut yhteystiedot;​ myös sähköinen tai 
mahdollinen muu osoite,​ johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (

https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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). Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies,​ myös prosessiosoite
tämän yhteystiedot on ilmoitettava.
-​ päätös,​ johon haetaan muutosta
-​ miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
tehtäväksi
-​ vaatimusten perustelut
-​ mihin valitusoikeus perustuu,​ jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 
valittajaan.

Lisäksi valitusviranomaiselle on soveltuvalla tavalla ilmoitettava myös valittajan 
henkilötunnus tai yritys-​ ja yhteisötunnus.

Valitukseen on liitettävä

-​ valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
-​ selvitys siitä,​ milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi,​ tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta
-​ asiakirjat,​ joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi,​ jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja,​ kuten oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajassa valitusviranomaiselle. Sähköisen valituksen tulee 
olla perillä valitusajan viimeisen päivän aikana. Paperisen valituksen tulee olla perillä 
valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

Valituksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-​oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 310 
euroa. Mikäli hallinto-​oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
eduksi,​ oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä 
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu 
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
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